Direccion de
Aeropuertos

Ministerio de Obras
Pablicas

Gobierno de Chile

VISTOS:

CONSIDERANDO:

DIRECCION REGIONAL  DE
AEROPUERTOS VIII Y VII REGION

AUTORIZA ADQUISICION RECARGA
TARJETA TSC DE PEAJES, PARA
PASO DE VEHICULO FISCAL POR
PORTICOS CONCESIONARIA
AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

CONCEPCION, 7 0CT. 2017

Las necesidades del Servicio; el
presupuesto presentado; en uso de las
atribuciones de la Ley N° 19.886/2003, y
su reglamento contenido en el Decreto
Supremo del Ministerio de Hacienda N°
250/2004, modificado por el Decreto N°
1.763/2008, los decretos MOP N°
850/1997 y N° 1141/2006, la Resolucion
N° 1.600/2008, de Ila Contraloria
General de la Republica; vy las
atribuciones que me confiere la
Resolucion DAP N° 755/2012, La
Resolucién DAP N° 652/2013, la
Resolucion DAP N° 1421/2014 y

Que, la necesidad de compra peajes
para Tarjeta TSC para paso por porticos
de Ruta del Itata, de vehiculo fiscal de
uso en esta Direccion Regional.

Que, de acuerdo a las condiciones
requeridas por la Empresa, la recarga a
la Tarjeta TSC de peajes sdlo es
entregado previo depésito o
transferencia electronica a nombre de
Sociedad Concesionaria Autopista del
Itata S.A. cuenta corriente Banco Chile
N° 000-59065-07, con la efectividad de
lo sefalado la empresa emitird un
comprobante de adquisicion.

Que de acuerdo a la Ley de compras y
contratacion Publica N° 19.886/03, se
aplica lo sefalado en el Articulo 10,
numero 4 del Reglamento de Compras
Publicas aprobado por Decreto del
Ministerio de Hacienda N° 250/2004, se
considera que la presente compra es de
Proveedor Unico






Que se dicta la presente resoluciéon a fin
de convalidar el acto administrativo
correspondiente.

RESUELVO (EXENTA)
D.A.P VIII REGIONNe ; - (00372

1. AUTORIZASE, la adquisicién y pago de peajes carga tarjeta TCS
a Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A., destinado al paso
de vehiculo fiscal de uso de la Direccién Regional de Aeropuertos
Region del Bio Bio y Maule en los pérticos concesionado a empresa
indicada y de acuerdo a motivos sefialados en el Considerando de la
presente Resolucién por aplicacion del Articulo 10 nimero 4, del
Reglamento D.S. N° 250/2004 de la Ley de Compras Publicas.

Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.
RUT N° 96.751.030-0

Adquisicion peajes carga Tarjeta TSC de vehiculo (para 25 pasadas)
por pértico troncal Plaza Peaje Agua Amarilla, $4.040 c/u

TOTAL EXENTO DE IVA $101.000

2. Déjase constancia, que una vez efectuado el depésito o
transferencia electrénica a nombre de Sociedad Concesionaria
Autopista del Itata S.A, en cuenta corriente Banco Chile N° 000-
59065-07, dicha empresa carga la Tarjeta TSC por el monto indicado
y emitird un comprobante de adquisicién.

ITEM: 22-08-007 $101.000

3. Comuniquese, la presente resolucion en conocimiento del
proveedor identificado concesionario Ruta del Itata S.A, Unidad de
Presupuesto Region del Bio Bio, Direccion de Contabilidad y Finanzas
del MOP VIII Regidon y demas servicios que correspondan

ANOTESE Y~COMUNIQUESE.
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Carla Castro Valdes (DAP)

De: Correo Prepago <prepago@autopistadelitata.ci>
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 9:29

Para: Carla Castro Valdes (DAP)

Asunto: RE: Solicita Cotizacion

Estimada, buenos dias,

Adjunto cotizacion solicitada:

Plaza de Peaje Agua Amarilla

Categoria Talonarios Cantidad Valor Unitario Total
Autos y Camionetas 25 $ 4.040 $101.000
$ 101.000

Saludos Cordiales,

Karen Martinez G.
Prepagos

GLOBALVIA

Autoplsio del Holg

Km. 60 Ruta del Itata
Edificio de Operaciones
Concepcidn - Chile

t. +56 41 286 12 86
prepago@autopistadelitata.cl

www.autopistadelitata.cl

:

ﬁfg antes de mprimir sste mensaje, asegirate de gue es necesario. Proteger of medic ambients estd tambidn en tu mano.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener informacion confidencial sometida a secreto profesionat o cuya divulgacién esté
prohibida en virtud de la legislacién vigente. Cualquier opinidn en él contenida es exclusiva de su autor y no representa necesariamente la opinién de la
empresa. Si usted no es el destinatario del presente mensaje no estd autorizado a leerlo, retenerio o difundirio. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos lo comunigue inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion.

De: Carla Castro Valdes (DAP) [mailto:carla.castro@mop.gov.cl]
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 8:49

Para: prepago@autopistadelitata.cl

Asunto: Solicita Cotizacion

Estimada:






Junto con saludar, solicito a usted por favor me pueda enviar una cotizacién por 25 pasadas por el pértico de Agua
Amarilla, para nuestro vehiculo fiscal de categoria Autos y camionetas. Lo anterior para poder gestionar recarga de
nuestra tarjeta nimero de cuenta es la 1784, de la Direccién de Aeropuertos.

Atenta a su respuesta.

Muchas Gracias.

ST e Umndad Admansstrateva
Dweccrdin de Aeropuertos
Regiin del Bobio y del Maule
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CONFIDENCIALIDAD: La informacion contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de caracter confidencial o privilegiada y est4 destinada al uso
exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgacion, distribucion o copia de
esta informacién esta estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibié este mensaje por error, por favor inférmenos inmediatamente respondiendo este
mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intented only for use of the person
or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and
sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.






